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compras . <compras@monteazulpaulista.sp.gov.br>

ENC: ESCLARECIMENTOS - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA
6 mensagens

MICHELLE DE LIMA SOARES GARDEZANI <michelle.gardezani@bradesco.com.br> 9 de janeiro de 2020 14:39
Para: "compras@monteazulpaulista.sp.gov.br" <compras@monteazulpaulista.sp.gov.br>
Cc: RAQUEL MARTINS NEGRAO <raquel.negrao@bradesco.com.br>, JOAO EDUARDO RODRIGUES
<joaoe.rodrigues@bradesco.com.br>

Prezados boa tarde!

 

Pedimos a gen�leza de confirmar se os esclarecimentos em anexo enviados para o Pregão nº 37/2019 estão válidos para o atual –
38/2019.

 

Ficamos no aguardo. Obrigada!

 

Att.

Banco Bradesco S.A

4864-P / Departamento Bradesco Poder Público

Licitações e Contratos

MICHELLE DE LIMA S. GARDEZANI

Tel.: 11 3684 7330 Fax.: 11 3684 4861

E-mail: michelle.gardezani@bradesco.com.br

 

Classificação: CONFIDENCIAL

"O acesso ao conteúdo desta mensagem está autorizado, exclusivamente, aos des�natários con�dos neste e-mail. A necessidade de
reprodução desta mensagem a pessoas não enquadradas deve ser autorizada pelo Gestor da Informação. Para iden�ficá-lo, contate o
remetente"

 

De: GRAZIELE BRONZERRE RODILHA 
Enviada em: sexta-feira, 27 de dezembro de 2019 15:10
Para: CASSIANO BORSANELLO PEREZ; CAROLINA ORTIZ PEDROSO; FERNANDO PEREIRA CAVALCANTI; WELDER COELHO DE
OLIVEIRA; PATRICIA SILVA CAMPOS; STEFANY CRISTINA SILVA; ALINE RAMOS LUPIANI; CARLOS AUGUSTO NICODEMOS; THIAGO
LEO ALVES FERREIRA; RONALD HERICLIS FELIX DA SILVA [ - ]; TAIS SIMOES DE MELLO ROCHA; ANTONIO CARLOS SANTOS
JUNIOR; CLOVIS RODRIGUES DA SILVA; FLAVIA MENGAI IANEZ INIGO; MICHEL PONTIERI ESPINAR; TACIANA CHEWANKO
ANTUNES; FERNANDA FRANCISCO ADARIO; ELTON PHILL COLLINS SILVESTRINI DOS SANT; ALYNE FELIPE TEIXEIRA ORTEGA;
EDINEIA ROSA CECILIO; THAMIRES CORREA SILVA; YAN GUSTAVO MEIRELLES DE SOUZA; KATIA CILENE DE VASCONCELOS
RIBEIRO; NATHALIA PULIDO COSTA; MATHEUS MARINHO DOS SANTOS SILVA; ELTON PHILL COLLINS SILVESTRINI DOS SANT;
MURILO DUARTE DE OLIVEIRA; ANTONIO CARLOS SANTOS JUNIOR
Assunto: ESCLARECIMENTOS - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA

 

mailto:michelle.gardezani@bradesco.com.br
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Boa tarde.

 

Anexo esclarecimentos.

 

 

 

Cordialmente,

 

Banco Bradesco S.A.

4864/Departamento Bradesco Poder Público

Licitações e Contratos

Graziele Bronzerre Rodilha

Tel.: (11) 3684-7330 Ramal 31373

Fax: (11) 3684-5965

 

 

De: compras . <compras@monteazulpaulista.sp.gov.br> 
Enviada em: sexta-feira, 27 de dezembro de 2019 14:41
Para: GRAZIELE BRONZERRE RODILHA <graziele.rodilha@bradesco.com.br>
Assunto: Fwd: Pregão Presencial nº 037/2019 - Esclarecimento

 

 

---------- Forwarded message ---------
De: compras . <compras@monteazulpaulista.sp.gov.br>
Date: sex., 27 de dez. de 2019 às 14:37
Subject: Pregão Presencial nº 037/2019 - Esclarecimento
To: CARLOS DONIZETTI CUSTODIO <carlos.donizetti@bradesco.com.br>, 1350 - MONTE AZUL PAULISTA - GERENCIA
<1350.gerencia@bradesco.com.br>, 1305 - SANTA CARMEM - ADM <1305.adm@bradesco.com.br>, ALYNE FELIPE TEIXEIRA
ORTEGA <alyne.ortega@bradesco.com.br>, DAIANE CASTANHARO <daiane.castanharo@bradesco.com.br>, EDINEIA ROSA
CECILIO <edineia.cecilio@bradesco.com.br>, THAMIRES CORREA SILVA <thamires.c.silva@bradesco.com.br>, YAN GUSTAVO
MEIRELLES DE SOUZA <yan.m.souza@bradesco.com.br>

 

Boa tarde

 

Segue resposta ao seu pedido de esclarecimento, referente ao Pregão Presencial nº 037/2019.

 

Grato

 

Carlos

 

AVISO LEGAL 
...Esta mensagem é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação 
confidencial e/ou legalmente privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica 
notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação 
contida nesta mensagem, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos 
retorne este E-Mail, promovendo, desde logo, a eliminação do seu conteúdo em sua base de dados, registros ou 
sistema de controle. Fica desprovida de eficácia e validade a mensagem que contiver vínculos obrigacionais, 
expedida por quem não detenha poderes de representação.  
LEGAL ADVICE
...This message is exclusively destined for the people to whom it is directed, and it can bear private and/or 
legally exceptional information. If you are not addressee of this message, since now you are advised to not 
release, copy, distribute, check or, otherwise, use the information contained in this message, because it is 
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illegal. If you received this message by mistake, we ask you to return this email, making possible, as soon as 
possible, the elimination of its contents of your database, registrations or controls system. The message that 
bears any mandatory links, issued by someone who has no representation powers, shall be null or void.

RespostaEsclarecimento-FolhaPagamento-Bradesco.pdf
301K

compras . <compras@monteazulpaulista.sp.gov.br> 10 de janeiro de 2020 11:36
Para: Allan Antoglioli <allanlicita@gmail.com>

Bom dia.

Segue pedido de esclarecimento pelo Bradesco.

Grato

Caô
[Texto das mensagens anteriores oculto]

RespostaEsclarecimento-FolhaPagamento-Bradesco.pdf
301K

compras . <compras@monteazulpaulista.sp.gov.br> 13 de janeiro de 2020 11:17
Para: michelle.gardezani@bradesco.com.br

Bom dia.

Os esclarecimentos  referente ao Pregão Presencial nº 37, serão válidos para o Pregão Presencial nº 38/2019.

Grato

Carlos
Pregoeiro
[Texto das mensagens anteriores oculto]

RespostaEsclarecimento-FolhaPagamento-Bradesco.pdf
301K

MICHELLE DE LIMA SOARES GARDEZANI <michelle.gardezani@bradesco.com.br> 13 de janeiro de 2020 11:19
Para: "compras ." <compras@monteazulpaulista.sp.gov.br>

Bom dia!

 

Muito obrigada pelo retorno.

 

Boa semana!

 

Att.

Banco Bradesco S.A

4864-P / Departamento Bradesco Poder Público

Licitações e Contratos

MICHELLE DE LIMA S. GARDEZANI

Tel.: 11 3684 7330 Fax.: 11 3684 4861

E-mail: michelle.gardezani@bradesco.com.br

 

Classificação: CONFIDENCIAL

"O acesso ao conteúdo desta mensagem está autorizado, exclusivamente, aos des�natários con�dos neste e-mail. A necessidade de
reprodução desta mensagem a pessoas não enquadradas deve ser autorizada pelo Gestor da Informação. Para iden�ficá-lo, contate o
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remetente"

 

De: compras . [mailto:compras@monteazulpaulista.sp.gov.br] 
Enviada em: segunda-feira, 13 de janeiro de 2020 11:18
Para: MICHELLE DE LIMA SOARES GARDEZANI
Assunto: Fwd: ESCLARECIMENTOS - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA

 

Bom dia.

 

Os esclarecimentos  referente ao Pregão Presencial nº 37, serão válidos para o Pregão Presencial nº 38/2019.

 

Grato

 

Carlos

Pregoeiro

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

MICHELLE DE LIMA SOARES GARDEZANI <michelle.gardezani@bradesco.com.br> 14 de janeiro de 2020 08:39
Para: "compras ." <compras@monteazulpaulista.sp.gov.br>
Cc: JOAO EDUARDO RODRIGUES <joaoe.rodrigues@bradesco.com.br>, RAQUEL MARTINS NEGRAO
<raquel.negrao@bradesco.com.br>

Prezado Sr. Carlos bom dia!

 

Considerando que o item 10.3 do edital dispõe que “Após concluídas as instalações ou adequações necessárias para funcionamento
das operações da ins�tuição financeira vencedora, será então emi�da pela Administração a competente “Ordem de Início dos
Serviços” para efe�vo início dos trabalhos”, pedimos confirmar em que momento do processo de contratação essa ordem será
emi�da e se a efe�va prestação dos serviços poderá ser realizada em até 90 (noventa) dias, haja visto a complexidade dos processos
de abertura de contas?

 

Muito obrigada!

 

Att.

Banco Bradesco S.A

4864-P / Departamento Bradesco Poder Público

Licitações e Contratos

MICHELLE DE LIMA S. GARDEZANI

Tel.: 11 3684 7330 Fax.: 11 3684 4861

E-mail: michelle.gardezani@bradesco.com.br

mailto:compras@monteazulpaulista.sp.gov.br
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Classificação: CONFIDENCIAL

"O acesso ao conteúdo desta mensagem está autorizado, exclusivamente, aos des�natários con�dos neste e-mail. A necessidade de
reprodução desta mensagem a pessoas não enquadradas deve ser autorizada pelo Gestor da Informação. Para iden�ficá-lo, contate o
remetente"

 

De: compras . [mailto:compras@monteazulpaulista.sp.gov.br] 
Enviada em: segunda-feira, 13 de janeiro de 2020 11:18
Para: MICHELLE DE LIMA SOARES GARDEZANI
Assunto: Fwd: ESCLARECIMENTOS - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA

 

Bom dia.

 

Os esclarecimentos  referente ao Pregão Presencial nº 37, serão válidos para o Pregão Presencial nº 38/2019.

 

Grato

 

Carlos

Pregoeiro

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

compras . <compras@monteazulpaulista.sp.gov.br> 14 de janeiro de 2020 08:56
Para: MICHELLE DE LIMA SOARES GARDEZANI <michelle.gardezani@bradesco.com.br>

Bom dia.

O seu questionamento já tinha sido efetuado pelo Banco Itaú Unibanco, no Pregão Presencial nº 37/2019, do qual transcrevo abaixo:
INÍCIO DOS SERVIÇOS
13) INÍCIO DOS SERVIÇOS
Acerca do início dos serviços indagamos:
Considerando que:
- O edital não apresenta prazo para início dos serviços;
- O objeto licitado pressupõe a convocação dos servidores para abertura de suas
contas bancárias, com coleta de documentos, preenchimento de formulários etc;
- Podem existir servidores em período de férias ou em gozo de licenças médicas, o
que acarretará atraso no processo de abertura de 100% das contas do funcionalismo
público;
- Os inativos e pensionistas podem residir em cidades diferentes de Monte Azul
Paulista – SP;
- Esta obrigação depende dos próprios servidores/beneficiários, pois, ainda que
orientados se estes não comparecerem ao banco não será possível o cumprimento
desta obrigação, ou se comparecerem todos juntos num determinado momento será
impossível o atendimento sem causar um caos;
- O processo envolve mais de 800 pessoas, que terão que se deslocar em horário de
trabalho para formalização dos contratos de abertura de conta e retirada dos tangíveis
(cartões, talonários de cheques etc.) necessários à movimentação das contas;
- O início dos serviços implica no comparecimento do servidor no banco e
apresentação documentos para proceder a abertura de suas contas.
Está correto o entendimento de que o prazo para início da prestação de serviços
ocorrerá através da elaboração de cronograma a ser definido entre as partes, para a
abertura das contas, implantação do sistema de pagamentos e respectivos testes e

mailto:compras@monteazulpaulista.sp.gov.br
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demais rotinas operacionais para dar início ao pagamento dos servidores públicos com
a maior brevidade possível?
RESPOSTA: Deverá ser seguido o item 10. Do Edital. E se for o caso, após assinatura
de contrato, poderá ser acordado um cronograma.
Resposta:
INÍCIO DOS SERVIÇOS
13) INÍCIO DOS SERVIÇOS
RESPOSTA: Deverá ser seguido o item 10. Do Edital. E se for o caso, após assinatura de
contrato, poderá ser acordado um cronograma.

Espero que as suas dúvidas sejam sanadas, caso não estamos à disposição.

Grato

Carlos
Pregoeiro
[Texto das mensagens anteriores oculto]


